
4A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Bozhöyük 80.Yıl İlkokulu 4.Sınıf Deneme Sınavı-3 (17_4PDS03) 12 173 173 3242

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Sos. Bil. Fen Bil. İng. Din. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,27 7 5 7,07 6 6 6,16 6 5 6,35 4 8 4,12 5 3 4,94 37 32 37,34 420,767

Okul Ortalaması 7 9 7,08 4 8 4,17 3 9 3,25 3 9 3,00 3 9 3,00 3 5 2,55 23 48 22,83 295,028

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 25 MEDİNE NAZL I 4A 12 4 12,00 3 9 3,00 4 8 4,00 5 7 5,00 4 8 4,00 4 4 4,00 32 40 32,00 372,865 1 1 57 57 2018

2 23 EYLÜL YILMAZ 4A 6 10 6,00 9 3 9,00 4 8 4,00 4 8 4,00 4 8 4,00 4 4 4,00 31 41 31,00 359,850 2 2 67 67 2149

3 22 HACER G Ö Z E 4A 7 9 7,00 4 8 4,00 3 9 3,00 5 6 5,00 5 7 5,00 1 7 1,00 25 46 25,00 312,497 3 3 101 101 2593

4 26 RUKEN AYYILDIZ 4A 7 9 7,00 4 7 4,00 6 6 6,00 1 11 1,00 4 8 4,00 3 5 3,00 25 46 25,00 309,076 4 4 105 105 2624

5 21 ELİF YILMAZ 4A 7 9 7,00 5 7 5,00 3 9 3,00 3 9 3,00 5 7 5,00 2 6 2,00 25 47 25,00 309,076 4 4 105 105 2624

6 20 AMİNE SOYSAL 4A 10 6 10,00 4 7 4,00 4 8 4,00 2 10 2,00 1 11 1,00 2 6 2,00 23 48 23,00 306,416 6 6 111 111 2654

7 16 OSMAN SOYSAL 4A 6 10 6,00 5 7 5,00 4 8 4,00 3 9 3,00 4 8 4,00 2 6 2,00 24 48 24,00 302,711 7 7 116 116 2682

8 42 ABDULLAH AYYILDIZ4A 6 10 6,00 3 9 3,00 5 7 5,00 3 9 3,00 1 11 1,00 3 5 3,00 21 51 21,00 282,132 8 8 132 132 2853

9 0 DERYA SOYSAL 4A 5 11 5,00 5 7 5,00 1 11 1,00 3 9 3,00 3 9 3,00 3 5 3,00 20 52 20,00 265,505 9 9 146 146 2957

10 22 ELİFCAN CUNE 4A 8 8 8,00 4 8 4,00 2 10 2,00 1 9 1,00 2 10 2,00 1 7 1,00 18 52 18,00 259,425 10 10 149 149 2995

11 22 PELŞİN TARİ 4A 7 9 7,00 2 10 2,00 0 12 0,00 3 8 3,00 3 9 3,00 3 5 3,00 18 53 18,00 248,517 11 11 157 157 3056

12 28 SAMET CAN 4A 4 11 4,00 2 9 2,00 3 9 3,00 3 8 3,00 0 12 0,00 0 0 0,00 12 49 12,00 212,264 12 12 169 169 3158
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3A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Bozhöyük 80.Yıl İlkokulu 3.Sınıf Deneme Sınavı-3 (17_3PDS03) 14 143 143 3505

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Hay. Bil. Fen Bil. İng. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,75 8 5 7,51 9 3 9,06 8 4 8,47 5 5 5,05 38 22 38,49 476,818

Okul Ortalaması 6 9 6,29 5 8 4,71 6 7 6,14 6 7 5,79 4 6 3,77 26 36 26,43 350,136

SINIF: 3A

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP ÇOBAN 3A 8 7 8,00 10 3 10,00 12 1 12,00 11 2 11,00 6 4 6,00 47 17 47,00 543,461 1 1 20 20 1225

2 0 ELİF BARLIK 3A 7 8 7,00 7 6 7,00 9 4 9,00 7 6 7,00 3 7 3,00 33 31 33,00 416,764 2 2 69 69 2367

3 0 BÜNYAMİN KUR T 3A 9 6 9,00 5 8 5,00 8 5 8,00 6 7 6,00 2 8 2,00 30 34 30,00 392,453 3 3 77 77 2528

4 0 *MSALİNU *R 3A 8 7 8,00 5 8 5,00 7 6 7,00 6 7 6,00 3 7 3,00 29 35 29,00 378,315 4 4 84 84 2637

5 0 AYLİ N AYYILDI Z 3A 12 3 12,00 4 9 4,00 6 7 6,00 2 8 2,00 5 5 5,00 29 32 29,00 373,756 5 5 85 85 2650

6 0 MEHMET ÜRÜN 3A 6 9 6,00 7 6 7,00 7 6 7,00 6 7 6,00 2 8 2,00 28 36 28,00 370,809 6 6 86 86 2660

7 0 GÜLSÜM TARİ 3A 7 8 7,00 2 6 2,00 7 6 7,00 6 7 6,00 5 5 5,00 27 32 27,00 350,728 7 7 93 93 2751

8 0 T*RM YA * Z 3A 7 8 7,00 3 10 3,00 6 7 6,00 5 8 5,00 6 4 6,00 27 37 27,00 347,066 8 8 94 94 2769

9 0 *LAY *I MZ L 3A 2 13 2,00 3 10 3,00 7 6 7,00 8 5 8,00 5 5 5,00 25 39 25,00 327,701 9 9 105 105 2861

10 0 CANSU GÜL 3A 5 10 5,00 4 9 4,00 4 9 4,00 7 6 7,00 2 8 2,00 22 42 22,00 311,406 10 10 116 116 2920

11 0 BEDİHAN TARİ 3A 4 10 4,00 4 9 4,00 5 8 5,00 5 8 5,00 3 7 3,00 21 42 21,00 297,268 11 11 120 120 2971

12 0 İZZ*TİN ERÇİN 3A 4 11 4,00 5 8 5,00 3 10 3,00 5 8 5,00 4 6 4,00 21 43 21,00 293,605 12 12 123 123 2983

13 0 * U *A 3A 6 8 6,00 1 11 1,00 4 9 4,00 3 7 3,00 3 5 3,00 17 40 17,00 259,510 13 13 136 136 3126

14 0 NESRİN AYYILDIZ 3A 3 12 3,00 6 7 6,00 1 12 1,00 4 9 4,00 0 0 0,00 14 40 14,00 239,067 14 14 139 139 3232
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